
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Lise / Kurumsal Deneme-2 / TYT Deneme Sınavı-2 04-12-2019
Van - GEVAŞ - Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 0 - DİLAN HAR 0 / 0 29 9 26.75 4 1 3.75 2 1 1.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 13 1 12.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 57.00 13.00 53.75 279.167 108 1 1 1
2 0 - YAĞIZ BARAN AZBAĞ 0 / 0 28 4 27.00 4 0 4.00 3 1 2.75 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 9 6 7.50 5 2 4.50 3 3 2.25 0 0 0.00 57.00 17.00 52.75 275.833 122 2 2 2
3 0 - ESRANUR GÜNEŞ 0 / 0 30 8 28.00 3 1 2.75 0 0 0.00 3 0 3.00 2 3 1.25 0 0 0.00 12 4 11.00 1 1 0.75 2 2 1.50 3 1 2.75 56.00 20.00 51.00 270.000 143 4 4 3
4 0 - EDA GÜLLÜ 0 / 0 33 7 31.25 5 0 5.00 2 1 1.75 3 0 3.00 2 2 1.50 0 0 0.00 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 15.00 50.25 267.500 156 6 6 4
5 0 - ENES BARAN 0 / 0 31 8 29.00 5 0 5.00 3 1 2.75 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 7 1 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 11.00 50.25 267.500 156 6 6 4
6 0 - SEVGİ ÖKÇÜN 0 / 0 29 3 28.25 5 0 5.00 2 1 1.75 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 7 6 5.50 2 2 1.50 3 2 2.50 1 4 0.00 55.00 20.00 50.00 266.667 163 8 8 6
7 0 - EDA DAYAN 0 / 0 33 3 32.25 4 1 3.75 2 1 1.75 2 0 2.00 4 0 4.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.00 6.00 47.50 258.333 200 11 11 7
8 0 - ÜMRAN TAŞ 0 / 0 34 4 33.00 5 0 5.00 2 0 2.00 4 0 4.00 2 3 1.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 49.00 9.00 46.75 255.833 209 12 12 8
9 0 - ABDULLAH ORAKCI 0 / 0 28 9 25.75 3 2 2.50 2 2 1.50 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 6 5 4.75 2 1 1.75 3 1 2.75 0 1 -0.25 51.00 23.00 45.25 250.833 234 15 15 9

10 0 - ESMANUR ÇİFTÇİ 0 / 0 31 6 29.50 5 0 5.00 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 13.00 44.75 249.167 245 17 17 10
11 0 - YUSUF MEŞE 0 / 0 26 7 24.25 4 1 3.75 4 0 4.00 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 7 4 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 13.00 44.75 249.167 245 17 17 10
12 0 - NURSEL TORLAK 0 / 0 32 5 30.75 5 0 5.00 3 1 2.75 1 0 1.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 10.00 44.50 248.333 252 20 20 12
13 0 - HAVVA ERDİNÇ 0 / 0 26 7 24.25 5 0 5.00 2 2 1.50 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 6 4 5.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 14.00 44.50 248.333 252 20 20 12
14 0 - SERHAT AKDOĞAN 0 / 0 23 6 21.50 4 1 3.75 1 2 0.50 3 0 3.00 2 0 2.00 0 0 0.00 13 2 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 11.00 43.25 244.167 277 23 23 14
15 0 - ŞAHADET BATBAY 0 / 0 32 6 30.50 4 1 3.75 2 2 1.50 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 5 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 15.00 43.25 244.167 277 23 23 14
16 0 - İNAYET ERCAN 0 / 0 33 6 31.50 5 0 5.00 2 3 1.25 1 3 0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 19.00 42.25 240.833 297 27 27 16
17 0 - GÜZEL BAYDAR 0 / 0 29 9 26.75 5 0 5.00 3 2 2.50 2 1 1.75 4 0 4.00 0 0 0.00 3 6 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 18.00 41.50 238.333 318 33 33 17
18 0 - EREN 0 / 0 25 9 22.75 4 1 3.75 1 2 0.50 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 6 6 4.50 4 2 3.50 2 0 2.00 0 0 0.00 47.00 23.00 41.25 237.500 324 34 34 18
19 0 - ZUHAL KADIR 0 / 0 28 11 25.25 5 0 5.00 2 2 1.50 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 19.00 41.25 237.500 324 34 34 18
20 0 - GÖNÜL ÖZAL 0 / 0 26 8 24.00 4 0 4.00 0 0 0.00 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 4 8 2.00 1 1 0.75 4 1 3.75 2 1 1.75 46.00 20.00 41.00 236.667 335 39 39 20
21 0 - HİFA GZL 0 / 0 24 11 21.25 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 17.00 40.75 235.833 347 41 41 21
22 0 - HALİL İBRAHİM TUĞAY 0 / 0 22 3 21.25 2 3 1.25 4 0 4.00 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 12 8 10.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 45.00 19.00 40.25 234.167 363 44 44 22
23 0 - GÜLBAHAR NAŞVAT 0 / 0 28 8 26.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 9 1 8.75 0 0 0.00 2 0 2.00 0 2 -0.50 43.00 13.00 39.75 232.500 379 48 48 23
24 0 - FATMA KARTAL 0 / 0 25 10 22.50 4 1 3.75 2 2 1.50 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 10 4 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 23.00 39.25 230.833 397 54 54 24
25 0 - AYŞEGÜL ERDEM 0 / 0 27 7 25.25 4 1 3.75 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 15.00 38.25 227.500 429 61 61 25
26 0 - TUĞÇE BİLBEN 0 / 0 25 11 22.25 4 1 3.75 1 1 0.75 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 16.00 38.00 226.667 444 64 64 26
27 0 - ZEYNEP GÜÇLÜ 0 / 0 27 7 25.25 2 1 1.75 1 2 0.50 1 0 1.00 2 2 1.50 0 0 0.00 7 1 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 13.00 36.75 222.500 500 75 75 27
28 0 - MUHAMMET SEZER 0 / 0 22 10 19.50 4 0 4.00 1 0 1.00 2 0 2.00 5 0 5.00 0 0 0.00 3 0 3.00 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 39.00 11.00 36.25 220.833 516 76 76 28
29 0 - EMİR BATİKAN 0 / 0 20 11 17.25 3 0 3.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 15 4 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 19.00 36.25 220.833 516 76 76 28
30 0 - EMİR ARANÇ 0 / 0 27 8 25.00 4 1 3.75 0 3 -0.75 1 0 1.00 1 3 0.25 0 0 0.00 6 5 4.75 0 3 -0.75 1 0 1.00 2 1 1.75 42.00 24.00 36.00 220.000 526 79 79 30
31 0 - HELİN AKŞAK 0 / 0 22 12 19.00 4 1 3.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 9 7 7.25 2 2 1.50 2 3 1.25 1 1 0.75 43.00 29.00 35.75 219.167 537 84 84 31
32 0 - ÖZGÜR RAHMİ GENCERİ 0 / 0 27 5 25.75 4 1 3.75 2 2 1.50 2 1 1.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 10.00 35.50 218.333 554 89 89 32
33 0 - ARZU KIZILARSLAN 0 / 0 31 5 29.75 2 3 1.25 1 2 0.50 0 3 -0.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 18.00 35.50 218.333 554 89 89 32
34 0 - OZAN ÇOBANDEDE 0 / 0 25 8 23.00 4 1 3.75 3 1 2.75 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 15.00 35.25 217.500 565 92 92 34
35 0 - SUZAN YILDIZ 0 / 0 26 4 25.00 4 1 3.75 2 1 1.75 2 1 1.75 2 3 1.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 11.00 35.25 217.500 565 92 92 34
36 0 - NİSA MEŞE 0 / 0 25 10 22.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 1 4 0.00 3 3 2.25 0 4 -1.00 42.00 30.00 34.50 215.000 607 102 102 36
37 0 - SEMİH SANCA 0 / 0 25 5 23.75 5 0 5.00 1 2 0.50 1 2 0.50 2 3 1.25 0 0 0.00 2 0 2.00 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 38.00 14.00 34.50 215.000 607 102 102 36
38 0 - SRDA TÜAY 0 / 0 21 9 18.75 5 0 5.00 0 3 -0.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 16.00 34.00 213.333 627 109 109 38
39 0 - KAMURAN DURANLI 0 / 0 25 10 22.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 20.00 34.00 213.333 627 109 109 38
40 0 - EMİNE BERK 0 / 0 26 11 23.25 4 1 3.75 1 1 0.75 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 18.00 33.50 211.667 648 117 117 40
41 0 - BÜNYAMİN TAŞŞ 0 / 0 24 7 22.25 3 1 2.75 3 1 2.75 3 0 3.00 2 3 1.25 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 14.00 33.50 211.667 648 117 117 40
42 0 - HEJAR YILMAZ 0 / 0 22 14 18.50 3 2 2.50 4 1 3.75 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 5 6 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 26.00 33.50 211.667 648 117 117 40
43 0 - HATİCE KAZANDIOĞLU 0 / 0 24 8 22.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 6 4 5.00 2 2 1.50 4 2 3.50 0 4 -1.00 39.00 23.00 33.25 210.833 667 123 123 43
44 0 - YELİZ ARVAS 0 / 0 22 12 19.00 4 1 3.75 2 1 1.75 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 4 3 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 20.00 33.00 210.000 676 125 125 44
45 0 - BERİVAN YAMAÇ 0 / 0 25 9 22.75 3 1 2.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 9 3 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 17.00 32.75 209.167 685 127 127 45
46 0 - FATMA İLKAN 0 / 0 25 7 23.25 4 1 3.75 0 3 -0.75 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 13.00 32.75 209.167 685 127 127 45
47 0 - FİKRİYE OĞURLU 0 / 0 26 7 24.25 3 2 2.50 2 2 1.50 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 15.00 32.25 207.500 718 138 138 47
48 0 - MEHMET BARAN 0 / 0 22 9 19.75 4 1 3.75 1 3 0.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 17.00 31.75 205.833 740 143 143 48
49 0 - DİYAR OZAN AZİZOĞLU 0 / 0 23 11 20.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 1 4 0.00 0 0 0.00 4 3 3.25 1 2 0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 38.00 26.00 31.50 205.000 756 147 147 49
50 0 - SALİH HAZAR 0 / 0 22 12 19.00 5 0 5.00 2 2 1.50 2 2 1.50 1 4 0.00 0 0 0.00 5 5 3.75 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 27.00 31.25 204.167 769 150 150 50
51 0 - HELİN METE 0 / 0 21 16 17.00 3 1 2.75 0 1 -0.25 0 1 -0.25 2 2 1.50 0 0 0.00 9 10 6.50 4 2 3.50 3 4 2.00 0 6 -1.50 42.00 43.00 31.25 204.167 769 150 150 50
52 0 - NAZLI BAKAY 0 / 0 24 12 21.00 3 1 2.75 1 2 0.50 2 1 1.75 2 1 1.75 0 0 0.00 4 3 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 20.00 31.00 203.333 787 156 156 52
53 0 - ZEHRA GÜZEL 0 / 0 24 13 20.75 1 4 0.00 2 2 1.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 1 3 0.25 1 1 0.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 37.00 26.00 30.50 201.667 820 165 165 53
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54 0 - GÜLCİHAN ÖNER 0 / 0 23 10 20.50 2 2 1.50 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 1 7 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 23.00 30.25 200.833 838 169 169 54
55 0 - SEVDA YILBUR 0 / 0 20 11 17.25 3 2 2.50 2 1 1.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 19.00 30.25 200.833 838 169 169 54
56 0 - ÖZAL USLUKAYA 0 / 0 24 7 22.25 4 1 3.75 2 2 1.50 2 1 1.75 2 3 1.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 15.00 30.25 200.833 838 169 169 54
57 0 - MÜYESSER SOYALP 0 / 0 22 8 20.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 3 4 2.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 1 1 0.75 35.00 20.00 30.00 200.000 861 177 177 57
58 0 - BAYRAM HALAT 0 / 0 21 15 17.25 4 1 3.75 3 1 2.75 1 2 0.50 3 2 2.50 0 0 0.00 6 10 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 38.00 32.00 30.00 200.000 861 177 177 57
59 0 - MERYEM CEYLAN 0 / 0 22 15 18.25 2 3 1.25 1 4 0.00 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 4 3 3.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 2 0 2.00 37.00 29.00 29.75 199.167 873 181 181 59
60 0 - ESRA MEŞE 0 / 0 23 8 21.00 3 2 2.50 1 1 0.75 3 0 3.00 1 4 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 18.00 29.50 198.333 884 184 184 60
61 0 - EBUBEKİR DEMİRTAŞ 0 / 0 20 14 16.50 4 0 4.00 1 2 0.50 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 4 4.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 35.00 23.00 29.25 197.500 900 186 186 61
62 0 - GÜLİSTAN YILDIZ 0 / 0 22 12 19.00 1 4 0.00 3 1 2.75 2 1 1.75 2 3 1.25 0 0 0.00 6 5 4.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 28.00 29.00 196.667 917 189 189 62
63 0 - ZEYNEPY AYAS 0 / 0 22 7 20.25 2 3 1.25 1 3 0.25 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 20.00 29.00 196.667 917 189 189 62
64 0 - LEYLA İBRİK 0 / 0 19 12 16.00 3 1 2.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 6 7 4.25 1 4 0.00 3 3 2.25 1 3 0.25 37.00 34.00 28.50 195.000 945 192 192 64
65 0 - ŞAHİN YAMAÇ 0 / 0 23 11 20.25 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 4 3 3.25 2 2 1.50 1 0 1.00 0 0 0.00 33.00 20.00 28.00 193.333 968 200 200 65
66 0 - HANİFE 0 / 0 19 6 17.50 4 1 3.75 1 0 1.00 2 0 2.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 8.00 28.00 193.333 968 200 200 65
67 0 - EVRİM METE 0 / 0 18 12 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 10 8 8.00 1 4 0.00 3 2 2.50 0 3 -0.75 35.00 30.00 27.50 191.667 996 208 208 67
68 2206 - ATİLLA KORKUT 0 / 0 21 11 18.25 3 2 2.50 2 3 1.25 1 1 0.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 23.00 27.25 190.833 1006 209 209 68
69 0 - VEDAT Ç 0 / 0 19 11 16.25 3 2 2.50 3 2 2.50 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 19.00 27.25 190.833 1006 209 209 68
70 0 - YILDI ZESMA 0 / 0 23 15 19.25 3 2 2.50 0 4 -1.00 1 2 0.50 3 2 2.50 0 0 0.00 5 11 2.25 2 5 0.75 2 4 1.00 0 3 -0.75 39.00 48.00 27.00 190.000 1018 212 212 70
71 0 - BERİ ALİM 0 / 0 22 7 20.25 3 2 2.50 2 2 1.50 1 2 0.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 9 -0.25 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 33.00 24.00 27.00 190.000 1018 212 212 70
72 0 - ZEYNEP YAŞAR 0 / 0 18 12 15.00 3 2 2.50 2 2 1.50 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 20.00 27.00 190.000 1018 212 212 70
73 0 - HAKKI AKDOĞAN 0 / 0 21 19 16.25 3 2 2.50 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 28.00 27.00 190.000 1018 212 212 70
74 0 - RANA DURANLI 0 / 0 23 12 20.00 5 0 5.00 1 3 0.25 2 2 1.50 1 3 0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 32.00 22.00 26.50 188.333 1055 222 222 74
75 0 - K ŞÇ GAMZE 0 / 0 20 13 16.75 2 3 1.25 2 0 2.00 0 1 -0.25 4 1 3.75 1 1 0.75 1 3 0.25 1 1 0.75 2 0 2.00 0 0 0.00 32.00 22.00 26.50 188.333 1055 222 222 74
76 0 - NİHAL ERİKLİ 0 / 0 20 17 15.75 3 0 3.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 4 7 2.25 2 4 1.00 2 2 1.50 2 0 2.00 34.00 31.00 26.25 187.500 1072 228 228 76
77 0 - YALÇIN AKÇURA 0 / 0 20 4 19.00 3 1 2.75 2 1 1.75 0 1 -0.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 11.00 26.25 187.500 1072 228 228 76
78 0 - NAZLI AYDEMİR 0 / 0 21 11 18.25 2 1 1.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.75 1 1 0.75 1 2 0.50 1 3 0.25 32.00 24.00 26.00 186.667 1081 231 231 78
79 0 - SEVİNÇ TULAY 0 / 0 19 5 17.75 3 1 2.75 2 0 2.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 4 -1.00 2 2 1.50 1 3 0.25 31.00 20.00 26.00 186.667 1081 231 231 78
80 0 - ESMANUR SEZER 0 / 0 21 12 18.00 2 3 1.25 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 24.00 26.00 186.667 1081 231 231 78
81 0 - AHMET AYAS 0 / 0 16 4 15.00 4 1 3.75 1 1 0.75 1 0 1.00 3 1 2.75 0 1 -0.25 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 9.00 24.75 182.500 1140 247 247 81
82 0 - ZEYE P MEŞE 0 / 0 20 10 17.50 4 1 3.75 2 2 1.50 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 30.00 22.00 24.50 181.667 1148 252 252 82
83 0 - KADER HAZAR 0 / 0 20 10 17.50 3 2 2.50 2 2 1.50 2 1 1.75 1 4 0.00 0 0 0.00 3 7 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 26.00 24.50 181.667 1148 252 252 82
84 0 - ZEHRA DENİZ 0 / 0 18 13 14.75 2 3 1.25 0 3 -0.75 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 30.00 24.00 24.00 180.000 1170 255 255 84
85 0 - MUHAMMET ERE AĞBAŞ 0 / 0 20 10 17.50 3 2 2.50 0 4 -1.00 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 2 0 2.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 29.00 20.00 24.00 180.000 1170 255 255 84
86 135 - FURKAN EKER 0 / 0 20 11 17.25 2 1 1.75 1 3 0.25 0 0 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 3 4 2.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 24.00 22.00 173.333 1255 285 285 86
87 0 - FERHAT OĞURLU 0 / 0 17 11 14.25 4 1 3.75 1 0 1.00 2 0 2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 16.00 22.00 173.333 1255 285 285 86
88 0 - NİMET SOYALP 0 / 0 18 17 13.75 4 1 3.75 0 2 -0.50 3 0 3.00 1 3 0.25 0 0 0.00 2 10 -0.50 1 4 0.00 2 3 1.25 1 2 0.50 32.00 42.00 21.50 171.667 1268 290 290 88
89 0 - RECEP TULAY 0 / 0 13 18 8.50 3 0 3.00 2 3 1.25 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 28.00 21.00 170.000 1280 293 293 89
90 0 - ALPEREND EIÇ 0 / 0 16 12 13.00 3 2 2.50 1 2 0.50 3 0 3.00 2 2 1.50 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 20.00 21.00 170.000 1280 293 293 89
91 0 - CİHAD BARLIK 0 / 0 19 11 16.25 3 0 3.00 2 3 1.25 1 1 0.75 1 2 0.50 2 2 1.50 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 21.00 20.75 169.167 1293 298 298 91
92 0 - SEVDA BAYRAM 0 / 0 19 10 16.50 0 5 -1.25 1 4 0.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 26.00 20.50 168.333 1302 302 302 92
93 0 - YÜSRA ELMAS 0 / 0 18 12 15.00 3 1 2.75 1 1 0.75 1 3 0.25 2 3 1.25 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 22.00 20.50 168.333 1302 302 302 92
94 0 - ALEYNA YLBR 0 / 0 15 21 9.75 3 2 2.50 2 2 1.50 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 32.00 20.00 166.667 1318 308 308 94
95 0 - CİHAN BARAN 0 / 0 17 13 13.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 2 -0.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 7 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 28.00 20.00 166.667 1318 308 308 94
96 0 - İB*AHİM TERİM 0 / 0 16 18 11.50 3 2 2.50 0 4 -1.00 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 28.00 20.00 166.667 1318 308 308 94
97 0 - ZELİHA ALİM 0 / 0 18 17 13.75 2 2 1.50 1 1 0.75 2 1 1.75 1 3 0.25 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 26.00 27.00 19.25 164.167 1343 315 315 97
98 0 - EHDANUR 0 / 0 15 10 12.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 6 5 4.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 24.00 20.00 19.00 163.333 1350 317 317 98
99 0 - MUHARREM ERDEM 0 / 0 12 13 8.75 3 2 2.50 2 0 2.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 3 14 -0.50 2 4 1.00 4 2 3.50 2 1 1.75 28.00 37.00 18.75 162.500 1356 321 321 99
100 0 - BAYRAM AKYEL 0 / 0 13 5 11.75 3 2 2.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 3 0 3.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 21.00 13.00 17.75 159.167 1376 325 325 100
101 0 - KAMURAN ŞİPAL 0 / 0 13 19 8.25 3 2 2.50 1 2 0.50 3 1 2.75 2 3 1.25 2 3 1.25 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 28.00 16.00 153.333 1420 335 335 101
102 0 - BAVER AYDIN 0 / 0 14 17 9.75 4 1 3.75 1 3 0.25 1 0 1.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 2 2 1.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 28.00 16.00 153.333 1420 335 335 101
103 0 - ZEHRA ALTİNTAŞ 0 / 0 11 13 7.75 3 2 2.50 1 2 0.50 1 1 0.75 3 2 2.50 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 23.00 14.25 147.500 1456 347 347 103
104 0 - BEYAZ MELEK 0 / 0 15 17 10.75 2 3 1.25 0 3 -0.75 2 1 1.75 2 3 1.25 0 2 -0.50 2 8 0.00 0 1 -0.25 1 2 0.50 0 2 -0.50 24.00 40.00 14.00 146.667 1464 348 348 104
105 0 - AHMETCAN SIZMAZ 0 / 0 11 17 6.75 3 1 2.75 2 2 1.50 0 4 -1.00 3 2 2.50 1 3 0.25 1 4 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 22.00 32.00 14.00 146.667 1464 348 348 104
106 0 - BARIŞ ADAR ERDEM 0 / 0 17 19 12.25 1 4 0.00 0 1 -0.25 1 2 0.50 1 4 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 33.00 12.75 142.500 1480 353 353 106



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Lise / Kurumsal Deneme-2 / TYT Deneme Sınavı-2 04-12-2019
Van - GEVAŞ - Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

107 0 - ALEYNA SOLMAZ 0 / 0 12 4 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 10.00 11.50 138.333 1498 357 357 107
108 0 - MUHAMMED ASLANTOSUN 0 / 0 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 12 3.00 3 4 2.00 3 2 2.50 1 1 0.75 16.00 19.00 11.25 137.500 1502 359 359 108
109 0 - KADER KANDEMİR 0 / 0 15 22 9.50 2 3 1.25 1 4 0.00 2 3 1.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 41.00 10.75 135.833 1511 362 362 109
110 0 - OSMAN ARSLAN 0 / 0 12 18 7.50 2 3 1.25 2 2 1.50 0 1 -0.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 1 3 0.25 0 4 -1.00 1 3 0.25 1 2 0.50 19.00 41.00 8.75 129.167 1525 370 370 110
111 0 - EKREM TULAY 0 / 0 12 18 7.50 1 4 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 17.00 34.00 8.50 128.333 1529 371 371 111
112 0 - MUHAMMED VAROL 0 / 0 2 3 1.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 11.00 6.25 120.833 1538 374 374 112
113 0 - NAZLI POLAT 0 / 0 1 16 -3.00 0 2 -0.50 2 1 1.75 0 2 -0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 6.00 25.00 -0.25 99.167 1605 392 392 113

Genel 18.02 2.67 0.85 1.32 2.11 0.04 4.23 0.64 0.74 0.27 30.85 202.841 1648
İl 17.31 6.95 2.46 0.92 27.65 192.154 393

İlçe 17.31 6.95 2.46 0.92 27.65 192.154 393
Kurum 18.97 7.22 2.95 0.88 30.02 200.059 113

ORTALAMALAR KATILIMLAR


