
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu PUAN YAY. TYT 2. DENEME 115 188 403 8426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,8114,17 14,27 2,52 1,61 2,12 1,66 1,84 1,20 2,14 0,80 1,94 2,17 1,92 1,69 0,01 0,01 0,01 6,86 4,32 5,78 0,50 0,68 0,33 1,40 1,85 0,94 1,03 2,28 0,46 1,11 0,91 0,88 37,2130,39 29,62 194,740

Okul Ortalaması 17,5314,50 13,90 2,66 1,59 2,27 1,81 1,63 1,41 2,12 0,70 1,94 1,81 2,07 1,29 0,00 0,00 0,00 3,97 2,97 3,23 0,01 0,04 0,00 0,74 1,19 0,44 0,67 2,05 0,16 0,71 0,93 0,47 32,0327,67 25,11 178,920

KATILIMLAR

1 0 DİLAN HAR -M 35 3 34,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 22 2 21,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 74 12 71,00 337,678 150

2 0 EDA GÜLLÜ -M 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 16 3 15,25 64 13 60,75 302,035 392

3 0 SEVGİ ÖKÇÜN -M 26 12 23,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 8 5 6,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 59 24 53,00 270,660 874

4 0 YAREN PRLK -M 26 9 23,75 2 3 1,25 17 5 15,75 6 0 6,00 3 1 2,75 54 18 49,50 264,078 1001

5 0 BÜŞRA PRLK -M 34 2 33,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 51 8 49,00 256,455 1191

6 0 ÜMRAN TAŞ -M 25 8 23,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 47 12 44,00 243,870 1557

7 0 ABDULLAH ORAKCI -M 26 8 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 9 2 8,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 17 43,75 243,858 1558

8 0 İNAYET ERCAN -M 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 7 1 6,75 48 18 43,50 242,090 1617

9 0 FATMA KARTAL -M 27 8 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 7 7 5,25 48 20 43,00 239,720 1691

10 0 OSMAN İBRİK -M 19 11 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 3 8,25 3 4 2,00 2 2 1,50 2 3 1,25 48 30 40,50 232,483 1950

11 0 ZUHAL KADIR -M 28 9 25,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 4 4,00 44 17 39,75 228,550 2099

12 0 GÖNÜL ÖZAL -M 27 7 25,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 7 4 6,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 44 17 39,75 228,505 2101

13 0 NURSEL TORLAK -M 30 7 28,25 1 4 0,00 2 0 2,00 2 0 2,00 7 0 7,00 42 11 39,25 228,500 2102

14 0 ENES BARAN -M 28 10 25,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 44 17 39,75 227,723 2140

15 0 KÜBRA HİZARCİ -M 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 7 1,25 45 25 38,75 223,713 2305

16 0 EMİNE BERK -M 25 12 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 42 16 38,00 222,420 2348

17 0 ESMANUR ÇİFTÇİ -M 27 9 24,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 42 16 38,00 222,283 2353

18 0 NİSA MEŞE -M 23 7 21,25 2 1 1,75 12 2 11,50 1 2 0,50 2 2 1,50 40 14 36,50 221,983 2360

19 0 HAVVA ERDİNÇ -M 25 9 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 42 20 37,00 220,643 2416

20 0 ŞAHADET BATBAY -M 26 14 22,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 6 3 5,25 42 21 36,75 219,783 2450

21 0 HİLAL ALTINTAŞ -M 22 15 18,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 7 4 6,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 43 30 35,50 214,583 2668

22 0 NURHAN ÇİFTÇİ -M 23 11 20,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 7 1 6,75 39 18 34,50 213,513 2701

23 0 ESRANUR GÜNEŞ -M 26 12 23,00 1 2 0,50 8 6 6,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 0 2,00 40 24 34,00 210,510 2815

24 0 SUZAN YILDIZ -M 25 4 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 37 10 34,50 210,105 2828

25 0 EMİR BATİKAN -M 13 12 10,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 12 0 12,00 36 17 31,75 208,138 2910

26 0 SERHAT AKDOĞAN -M 18 11 15,25 2 0 2,00 14 2 13,50 34 13 30,75 205,505 3035

27 0 HALİL İBRAHİM TUĞAY -M 17 7 15,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 10 1 9,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 15 31,25 204,590 3078

28 0 GÜLBAHAR NAŞVAT -M 24 12 21,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 5 3 4,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 39 28 32,00 203,140 3153

29 0 BTLS -M 19 14 15,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 6 4 5,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 40 34 31,50 202,020 3229
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu PUAN YAY. TYT 2. DENEME 115 188 403 8426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,8114,17 14,27 2,52 1,61 2,12 1,66 1,84 1,20 2,14 0,80 1,94 2,17 1,92 1,69 0,01 0,01 0,01 6,86 4,32 5,78 0,50 0,68 0,33 1,40 1,85 0,94 1,03 2,28 0,46 1,11 0,91 0,88 37,2130,39 29,62 194,740

Okul Ortalaması 17,5314,50 13,90 2,66 1,59 2,27 1,81 1,63 1,41 2,12 0,70 1,94 1,81 2,07 1,29 0,00 0,00 0,00 3,97 2,97 3,23 0,01 0,04 0,00 0,74 1,19 0,44 0,67 2,05 0,16 0,71 0,93 0,47 32,0327,67 25,11 178,920

KATILIMLAR

30 0 HATİCE KAZANDIOĞLU -M 23 8 21,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 3 1 2,75 37 21 31,75 201,148 3271

31 0 SELMA ÜSTÜN -M 22 13 18,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 6 0 6,00 35 17 30,75 201,130 3273

32 0 ZEYNEP GÜZEL -M 24 15 20,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 38 25 31,75 200,905 3283

33 0 YUSUF MEŞE -M 19 13 15,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 36 23 30,25 198,905 3382

34 0 AYŞEGÜL ERDEM -M 19 18 14,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 36 23 30,25 198,058 3426

35 0 ZEHRA GÜZEL -M 19 18 14,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 36 24 30,00 196,135 3524

36 0 CANSA DERE -M 23 9 20,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 33 13 29,75 194,320 3625

37 0 SALİH HAZAR -M 23 12 20,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 22 29,50 193,275 3686

38 0 BEYZANUR HAR -M 19 10 16,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 16 29,00 192,825 3713

39 0 HELİN METE -M 21 14 17,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 11 6,25 3 3 2,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 38 40 28,00 191,665 3768

40 0 ZEYNE PGÜÇLÜ -M 20 13 16,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 33 19 28,25 191,245 3784

41 0 GÜZEL BAYDAR   24 14 20,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 36 32 28,00 190,045 3851

42 0 MUHAMMET SEZER -M 17 12 14,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 31 16 27,00 187,720 3971

43 22 YAVUZ BAHAR -M 17 17 12,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 32 20 27,00 187,573 3982

44 0 BÜNYAMİ  T -M 21 13 17,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 33 22 27,50 187,108 4012

45 0 HAKKI AKDOĞAN -M 20 15 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 33 24 27,00 185,578 4092

46 0 YILDIZ ESMANUR -M 21 12 18,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 12 1,00 1 4 0,00 5 2 4,50 2 3 1,25 36 36 27,00 184,720 4137

47 0 BERİ ALİM -M 16 15 12,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 32 25 25,75 184,635 4146

48 0 OZAN ÇOBANDEDE -M 18 17 13,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 32 24 26,00 183,053 4241

49 0 SEVDA YILBUR -M 19 12 16,00 3 0 3,00 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 31 21 25,75 181,998 4297

50 0 SEMİH SANCA -M 17 14 13,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 22 25,50 181,740 4319

51 2812 ATİLLA KORKUT -M 16 15 12,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 22 25,50 181,383 4338

52 0 GLSTN         YLDZ -M 11 20 6,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 12 3 11,25 30 31 22,25 177,423 4583

53 0 CİHAN BARAN -M 17 13 13,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 29 21 23,75 176,670 4623

54 0 KAMURAN DURANLI -M 18 19 13,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 30 28 23,00 176,668 4624

55 0 BAYRAM AKYEL -M 13 6 11,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 26 8 24,00 176,465 4642

56 0 BERİVAN YAMAÇ -M 21 11 18,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 6 2,50 28 18 23,50 175,923 4683

57 0 ALEYNA YILBUP -M 20 20 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 32 34 23,50 175,455 4718

58 0 MUHAMMET EREN AĞBAŞ-M 15 15 11,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 28 18 23,50 174,873 4745
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu PUAN YAY. TYT 2. DENEME 115 188 403 8426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,8114,17 14,27 2,52 1,61 2,12 1,66 1,84 1,20 2,14 0,80 1,94 2,17 1,92 1,69 0,01 0,01 0,01 6,86 4,32 5,78 0,50 0,68 0,33 1,40 1,85 0,94 1,03 2,28 0,46 1,11 0,91 0,88 37,2130,39 29,62 194,740

Okul Ortalaması 17,5314,50 13,90 2,66 1,59 2,27 1,81 1,63 1,41 2,12 0,70 1,94 1,81 2,07 1,29 0,00 0,00 0,00 3,97 2,97 3,23 0,01 0,04 0,00 0,74 1,19 0,44 0,67 2,05 0,16 0,71 0,93 0,47 32,0327,67 25,11 178,920

KATILIMLAR

59 0 EMİR ARANÇ -M 18 13 14,75 0 1 -0,25 9 6 7,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 24 22,00 174,083 4787

60 0 YELİZ ARVAS -M 20 13 16,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 29 24 23,00 173,693 4808

61 0 EBUBEKİR DEMİRTAŞ -M 17 15 13,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 5 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 27 22,25 172,230 4885

62 0 NİHAL -M 23 10 20,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 28 22 22,50 172,180 4888

63 176 HİCRAN ORAN -MA 18 13 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 30 28 23,00 172,113 4892

64 0 BÜŞRA ESİN -M 19 18 14,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 10 0,50 0 1 -0,25 32 38 22,50 171,850 4904

65 0 ZEYNEP MEŞE -M 18 16 14,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 30 29 22,75 171,838 4905

66 0 ÖZGÜR GENCERİ -M 11 17 6,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 27 20 22,00 170,843 4962

67 0 ŞAHİN YAMAÇ -M 18 14 14,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 3 0,25 27 23 21,25 169,168 5066

68 0 KADER HAZAR   15 13 11,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 26 19 21,25 168,185 5130

69 0 İMREN PİŞDAR -M 17 18 12,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 28 27 21,25 167,588 5168

70 0 ÖZAL USLUKAYA -M 13 18 8,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 4 0,00 1 0 1,00 26 23 20,25 165,138 5322

71 0 SEVİNÇ TULAY -M 10 4 9,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 23 15 19,25 164,143 5379

72 0 YAĞIZ BARAN AZBAĞ -M 17 16 13,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 0 5 -1,25 5 4 4,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 30 44 19,00 162,510 5456

73 0 FURKAN EKER -M 15 19 10,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 26 28 19,00 161,528 5525

74 0 SRDA TÜ AY -M 13 19 8,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 6 1 5,75 26 31 18,25 161,390 5538

75 0 ZEHRA DENİZ -M 11 9 8,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 20 19,00 159,433 5673

76 0 ZEYNEP YAŞAR -M 16 18 11,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 26 30 18,50 158,530 5735

77 0 MUHAMMED VAROL -M 16 9 13,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 21 13 17,75 156,710 5841

78 0 ESRA MEŞE -M 16 18 11,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 24 29 16,75 154,173 5985

79 0 BAYRAM HALAT -M 14 19 9,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 5 5 3,75 25 35 16,25 153,800 6013

80 0 FATMA İLKAN -M 13 18 8,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 3 1,25 23 25 16,75 153,343 6034

81 0 VEDAT Ç   13 19 8,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 24 29 16,75 153,075 6052

82 0 KŞÇİ GAMZE -M 18 13 14,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 22 23 16,25 151,565 6129

83 0 DİLARA CAN -M 15 15 11,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 24 31 16,25 151,180 6153

84 0 MAKBULE YİĞİT -M 16 24 10,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 7 0,25 26 40 16,00 151,000 6159

85 0 EVRİM  METE -M 11 20 6,00 8 6 6,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 1 3 0,25 24 37 14,75 150,898 6170

86 0 CİHAD ARLIK -M 17 18 12,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 24 16,00 150,735 6182

87 0 MUHARREM ERDEM -M 10 20 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 6 7 4,25 0 6 -1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 26 46 14,50 149,445 6255
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu PUAN YAY. TYT 2. DENEME 115 188 403 8426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,8114,17 14,27 2,52 1,61 2,12 1,66 1,84 1,20 2,14 0,80 1,94 2,17 1,92 1,69 0,01 0,01 0,01 6,86 4,32 5,78 0,50 0,68 0,33 1,40 1,85 0,94 1,03 2,28 0,46 1,11 0,91 0,88 37,2130,39 29,62 194,740

Okul Ortalaması 17,5314,50 13,90 2,66 1,59 2,27 1,81 1,63 1,41 2,12 0,70 1,94 1,81 2,07 1,29 0,00 0,00 0,00 3,97 2,97 3,23 0,01 0,04 0,00 0,74 1,19 0,44 0,67 2,05 0,16 0,71 0,93 0,47 32,0327,67 25,11 178,920

KATILIMLAR

88 0 ÖZNUR GÖRGÜLÜ -M 14 22 8,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 24 34 15,50 148,910 6293

89 0 FERHAT OĞURLU -M 13 18 8,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 21 24 15,00 147,725 6366

90 0 RECEP TULAY -M 16 10 13,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 21 24 15,00 147,055 6408

91 0 NİMET SOYALP -M 14 18 9,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 8 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 26 43 15,25 147,008 6414

92 0 MÜYESSER SOYALP -M 11 19 6,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 5 0,75 21 29 13,75 144,245 6577

93 0 DİYAR OZAN AZİZOĞLU-M 13 20 8,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 22 34 13,50 144,055 6588

94 0 A**R İ R S -M 11 16 7,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 20 28 13,00 141,240 6752

95 0 BARIŞ ADAR ERDEM -M 15 19 10,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 19 26 12,50 139,753 6842

96 0 ZELİHA ALİM -M 15 18 10,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 20 32 12,00 138,345 6913

97 0 YALÇIN AKÇURA -M 12 12 9,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 17 21 11,75 137,618 6951

98 0 ESMANUR SEZER -M 12 19 7,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 6 -1,50 20 34 11,50 135,713 7056

99 0 MERYEM -M 12 24 6,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 38 10,50 133,475 7183

100 0 EHDANUR -M 5 13 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 15 21 9,75 133,240 7192

101 0 KADER KANDEMİR -M 13 24 7,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 31 10,25 132,553 7220

102 0 NAZLI AYDEMİR -M 7 15 3,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 5 4 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 17 30 9,50 132,153 7239

103 0 SEVDA BAYRAM -M 11 22 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 37 9,75 131,163 7281

104 0 MEHMET EMİN   7 25 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 43 8,25 128,405 7405

105 0 AHMETCAN SIZMAZ -M 7 23 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 19 44 8,00 125,408 7536

106 0 İBRAHİM TERİM -M 8 27 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 17 38 7,50 124,083 7576

107 0 KAMURAN ŞİPALL -M 9 24 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 16 34 7,50 123,785 7589

108 0 ZEHRA ALTİNTAŞ -M 6 18 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 14 27 7,25 123,618 7597

109 0 OSMAN ARSLAN -M 10 17 5,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 14 28 7,00 122,393 7642

110 0 BERIVAN CEYLAN -M 11 17 6,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 13 30 5,50 117,178 7827

111 0 MUHAMMED ASLAN -M 3 9 0,75 6 13 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 10 28 3,00 111,273 7984

112 0 HANİFE DENİZZ   5 17 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 8 23 2,25 107,955 8037

113 0 TULAY EKREM -M 7 25 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 12 38 2,50 107,568 8044

114 0 BAVER AYDIN -M 7 24 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 9 35 0,25 100,613 8123

115 0 SERKAN BARLIK -M 6 24 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 13 42 2,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu PUAN YAY. TYT 2. DENEME 115 188 403 8426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,8114,17 14,27 2,52 1,61 2,12 1,66 1,84 1,20 2,14 0,80 1,94 2,17 1,92 1,69 0,01 0,01 0,01 6,86 4,32 5,78 0,50 0,68 0,33 1,40 1,85 0,94 1,03 2,28 0,46 1,11 0,91 0,88 37,2130,39 29,62 194,740

Okul Ortalaması 17,5314,50 13,90 2,66 1,59 2,27 1,81 1,63 1,41 2,12 0,70 1,94 1,81 2,07 1,29 0,00 0,00 0,00 3,97 2,97 3,23 0,01 0,04 0,00 0,74 1,19 0,44 0,67 2,05 0,16 0,71 0,93 0,47 32,0327,67 25,11 178,920
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