
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu TYT 3. DENEME 111 382 656 5829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,02 11,38 19,17 2,85 1,10 2,58 1,39 1,55 1,00 1,88 1,23 1,57 3,84 0,69 3,66 0,01 0,02 0,00 10,88 4,38 9,79 1,43 2,37 0,84 2,03 1,42 1,67 1,43 1,54 1,05 47,76 25,68 41,33 233,670

Okul Ortalaması 21,27 12,30 18,20 2,97 0,98 2,73 1,53 1,64 1,12 1,84 1,39 1,49 3,95 0,75 3,76 0,00 0,00 0,00 5,27 4,14 4,23 0,84 1,86 0,38 1,22 1,20 0,92 0,68 1,09 0,41 39,57 25,35 33,24 204,610

KATILIMLAR

1 0 DİLAN HAR -M 31 8 29,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 20 4 19,00 2 1 1,75 4 0 4,00 69 17 64,75 315,428 884

2 0 SEVGİ ÖKÇÜN -M 29 8 27,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 14 4 13,00 2 2 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 66 20 61,00 299,710 1089

3 0 ÖZAL USLUKAYA -M 19 8 17,00 4 1 3,75 1 0 1,00 30 4 29,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 58 14 54,50 289,285 1257

4 0 GÖNÜL ÖZAL -M 33 4 32,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 8 7,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 1 4,75 62 19 57,25 283,923 1358

5 0 KÜBRA HİZARCİ -M 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 3 5,25 1 0 1,00 59 11 56,25 281,660 1399

6 0 EDA GÜLLÜ -M 33 5 31,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 10 9,50 1 0 1,00 60 19 55,25 280,805 1409

7 0 OSMAN İBRİK -M 23 8 21,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 60 26 53,50 276,495 1502

8 0 NİSA MEŞE -M 31 4 30,00 2 0 2,00 5 0 5,00 13 1 12,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 57 14 53,50 276,325 1504

9 0 ABDULLAH ORAKCI -M 33 4 32,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 8 6,00 1 2 0,50 1 2 0,50 59 19 54,25 275,623 1517

10 0 H İBRAHİM TUĞAY -M 20 11 17,25 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 19 4 18,00 4 2 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 56 21 50,75 270,095 1631

11 0 BERİVAN YAMAÇ -M 24 14 20,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 56 21 50,75 269,583 1641

12 0 HİLAL ALTINTAŞ -M 28 8 26,00 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 57 21 51,75 267,548 1676

13 0 MUHAMMED YETİŞGIN -M 23 6 21,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 14 3 13,25 1 4 0,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 53 15 49,25 263,668 1741

14 0 FATMA KARTAL -M 27 12 24,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 1 8,75 53 15 49,25 261,793 1766

15 0 ZUHAL KADIR -M 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 10 3 9,25 53 18 48,50 259,553 1800

16 0 ASLI ŞİMŞEK -M 29 7 27,25 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 54 20 49,00 257,678 1856

17 0 İNAYET ERCAN -M 29 9 26,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 52 18 47,50 255,758 1904

18 0 NURSEL TORLAK -M 29 9 26,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 16 46,00 251,293 1991

19 0 EDA DAYAN -M 34 5 32,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 50 12 47,00 250,493 2016

20 0 ENES BARAN -M 30 8 28,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 50 17 45,75 248,118 2072

21 0 ÜMRAN TAŞ -M 27 12 24,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 4 7,00 50 19 45,25 247,973 2076

22 0 ARZU KIZILARSLAN -M 31 4 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 48 11 45,25 245,713 2134

23 0 ZEYNEP GÜZEL -M 28 8 26,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 5 3,75 49 17 44,75 244,448 2163

24 0 YAĞIZ BARAN AZBAĞ -M 24 6 22,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 13 8 11,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 49 23 43,25 243,798 2178

25 0 SELMA ÜSTÜN -M 27 9 24,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 14 43,50 242,668 2209

26 0 YUNUS CANİŞ -M 19 11 16,25 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 47 18 42,50 242,263 2219

27 0 SERHAT AKDOĞAN -M 22 9 19,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 4 12,00 47 18 42,50 242,158 2221

28 0 ESMANUR ÇİFTÇİ -M 31 6 29,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 47 12 44,00 240,745 2265

29 0 OKTAY ŞLMZ -M 12 8 10,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 5 14,75 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 48 30 40,50 236,225 2368
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu TYT 3. DENEME 111 382 656 5829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,02 11,38 19,17 2,85 1,10 2,58 1,39 1,55 1,00 1,88 1,23 1,57 3,84 0,69 3,66 0,01 0,02 0,00 10,88 4,38 9,79 1,43 2,37 0,84 2,03 1,42 1,67 1,43 1,54 1,05 47,76 25,68 41,33 233,670

Okul Ortalaması 21,27 12,30 18,20 2,97 0,98 2,73 1,53 1,64 1,12 1,84 1,39 1,49 3,95 0,75 3,76 0,00 0,00 0,00 5,27 4,14 4,23 0,84 1,86 0,38 1,22 1,20 0,92 0,68 1,09 0,41 39,57 25,35 33,24 204,610

KATILIMLAR

30 0 EMİR ARANÇ -M 30 10 27,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 7 7 5,25 2 5 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 50 32 42,00 235,685 2382

31 0 EREN -M 24 10 21,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 8 7 6,25 46 20 41,00 234,035 2420

32 0 EMİR BATİKAN -M 19 10 16,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 18 1 17,75 1 0 1,00 43 16 39,00 234,025 2421

33 0 ŞAHADET BATBAY -M 29 10 26,50 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 46 21 40,75 232,353 2469

34 0 HİCRAN ORAN -M 26 12 23,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 46 22 40,50 229,345 2563

35 0 HELİN AKŞAK -M 18 13 14,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 4 9,00 1 4 0,00 2 4 1,00 2 3 1,25 45 30 37,50 224,048 2685

36 0 EMİNE BERK -M 28 11 25,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 43 19 38,25 222,920 2727

37 0 MUHAMMET SEZER -M 28 6 26,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 42 16 38,00 222,685 2732

38 0 YUSUF MEŞE -M 20 14 16,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 43 22 37,50 221,930 2748

39 0 GÜLBAHAR NAŞVAT -M 27 9 24,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 2 2,50 43 25 36,75 216,800 2900

40 0 ZEYNEP GÜÇLÜ -M 25 11 22,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 2 4,50 39 18 34,50 212,153 3052

41 0 YAREN PRLK -M 23 10 20,50 1 0 1,00 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 37 12 34,00 210,845 3089

42 0 TUĞÇE BİLBEN -M 23 11 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 7 8 5,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 41 29 33,75 210,405 3100

43 0 BÜNYAİN -M 20 11 17,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 38 16 34,00 210,378 3103

44 0 GÜZEL BAYDAR -M 26 13 22,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 41 25 34,75 210,340 3104

45 0 ZEYNEP YAŞAR -M 22 12 19,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 3 4,25 1 0 1,00 39 20 34,00 210,290 3105

46 0 YELİZ ARVAS -M 22 12 19,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 39 20 34,00 210,150 3110

47 0 HELİN METE -M 23 14 19,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 9 14 5,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 44 43 33,25 208,348 3167

48 0 EBUBEKİR DEMİRTAŞ -M 23 10 20,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 38 19 33,25 207,528 3178

49 0 SEVDA YILBUR -MA 22 12 19,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 5 1,75 1 0 1,00 39 22 33,50 207,285 3187

50 0 FİK RYE OĞURLU -M 24 8 22,00 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 4 2,00 38 20 33,00 205,950 3232

51 0 BÜŞRA PRLK -M 23 12 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 38 20 33,00 205,910 3235

52 0 ZEHRA GÜZEL -M 24 14 20,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 8 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 41 32 33,00 204,765 3273

53 0 OZAN ÇOBANDEDE -M 23 13 19,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 38 22 32,50 204,738 3274

54 0 ATİLLA KORKUT -M 22 13 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 24 32,00 202,343 3365

55 0 SUZAN YILDIZ -M 22 6 20,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 34 9 31,75 201,313 3397

56 0 SEMİH SANCA -M 22 11 19,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 37 21 31,75 200,185 3429

57 0 AYŞEGÜL ERDEM -M 22 14 18,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 37 22 31,50 199,770 3444

58 0 HATİCE KAZ NDI -M 24 8 22,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 37 21 31,75 199,628 3451
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu TYT 3. DENEME 111 382 656 5829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,02 11,38 19,17 2,85 1,10 2,58 1,39 1,55 1,00 1,88 1,23 1,57 3,84 0,69 3,66 0,01 0,02 0,00 10,88 4,38 9,79 1,43 2,37 0,84 2,03 1,42 1,67 1,43 1,54 1,05 47,76 25,68 41,33 233,670

Okul Ortalaması 21,27 12,30 18,20 2,97 0,98 2,73 1,53 1,64 1,12 1,84 1,39 1,49 3,95 0,75 3,76 0,00 0,00 0,00 5,27 4,14 4,23 0,84 1,86 0,38 1,22 1,20 0,92 0,68 1,09 0,41 39,57 25,35 33,24 204,610

KATILIMLAR

59 0 ESRANUR GÜ *Ş -M 22 17 17,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 40 39 30,25 198,315 3510

60 0 BEYZANUR HAR -M 22 12 19,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 35 20 30,00 196,680 3558

61 0 DİYAR AZIZOĞLU -M 22 16 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 36 27 29,25 192,993 3674

62 0 FATMA İLKAN -M 21 8 19,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 32 13 28,75 191,338 3751

63 0 GLSNTAN -M 20 19 15,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 9 3,75 37 36 28,00 191,218 3756

64 0 ÖZGÜR GENCERİ -M 19 11 16,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 17 28,75 191,055 3760

65 0 BAYRAM AKYEL -M 18 11 15,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 32 15 28,25 189,920 3794

66 0 MEHMET BARAN -M 21 13 17,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 34 24 28,00 188,783 3833

67 0 MÜYESSER SOYALP -M 25 10 22,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 32 17 27,75 187,393 3872

68 0 ŞAHİN YAMAÇ -M 22 13 18,75 4 0 4,00 5 3 4,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 32 21 26,75 187,380 3875

69 0 ESMA YILDIZ -M 21 17 16,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 13 0,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 40 51 27,25 187,055 3887

70 0 SALİH HAZAR -M 19 17 14,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 29 26,75 186,390 3912

71 0 CİHAN BARAN -M 20 14 16,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 5 0 5,00 3 6 1,50 33 26 26,50 185,080 3953

72 0 *E*A TG -M 19 12 16,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 31 22 25,50 181,965 4048

73 0 İMREN PİŞDAR -M 20 17 15,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 32 25 25,75 181,730 4054

74 0 KAMURAN DURANLI -M 22 14 18,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 9 1,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 34 35 25,25 180,548 4088

75 0 ESRAAMEŞE -M 21 12 18,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 30 19 25,25 180,013 4102

76 0 KADER HAZAR -M 18 13 14,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 31 23 25,25 179,685 4111

77 0 ESMANUR ILIK -M 22 13 18,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 31 24 25,00 179,593 4117

78 0 NİHAL ERİKLİ -M 24 8 22,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 29 18 24,50 178,595 4151

79 0 MUHAMMET AĞBAŞ -M 16 17 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 30 23 24,25 178,095 4162

80 0 RANA DURANLI -M 19 18 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 31 26 24,50 177,640 4169

81 0 EVRİM  METE -M 14 16 10,00 4 1 3,75 8 7 6,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 32 34 23,50 177,455 4173

82 0 BAYRAM HALAT -M 16 21 10,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 4 6,00 30 33 21,75 172,640 4313

83 0 ZELİHA ALİM -M 19 14 15,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 24 23,00 172,565 4315

84 0 ZEYNEP MEŞE -M 18 16 14,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 29 22,75 171,908 4331

85 0 SEVİNÇ TULAY -M 13 9 10,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 4 3,00 25 13 21,75 170,960 4360

86 0 HAKKI AKDOĞAN -M 17 23 11,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 30 31 22,25 170,720 4368

87 0 SEVDA BA RAM -M 19 17 14,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 29 29 21,75 168,380 4443
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu TYT 3. DENEME 111 382 656 5829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,02 11,38 19,17 2,85 1,10 2,58 1,39 1,55 1,00 1,88 1,23 1,57 3,84 0,69 3,66 0,01 0,02 0,00 10,88 4,38 9,79 1,43 2,37 0,84 2,03 1,42 1,67 1,43 1,54 1,05 47,76 25,68 41,33 233,670

Okul Ortalaması 21,27 12,30 18,20 2,97 0,98 2,73 1,53 1,64 1,12 1,84 1,39 1,49 3,95 0,75 3,76 0,00 0,00 0,00 5,27 4,14 4,23 0,84 1,86 0,38 1,22 1,20 0,92 0,68 1,09 0,41 39,57 25,35 33,24 204,610

KATILIMLAR

88 0 NİMET SOYALP -M 17 15 13,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 30 35 21,25 167,130 4486

89 0 MERYEM CEYLAN -M 14 26 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 40 20,00 165,715 4532

90 0 DİLARA CAN -M 17 16 13,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 0 6 -1,50 28 30 20,50 164,315 4565

91 0 ESMANUR SEZER -M 16 16 12,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 28 20,00 162,900 4604

92 0 MUHARREM ERDEM   11 17 6,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 8 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 29 41 18,75 162,300 4622

93 0 RECEP TULAY -M 17 13 13,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 25 23 19,25 160,405 4680

94 0 AKAR İDRİS -M 13 16 9,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 29 18,75 160,368 4681

95 0 BERİ ALİM -M 15 18 10,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 11 -1,75 1 0 1,00 28 36 19,00 159,205 4713

96 0 YALÇIN AKÇURA -M 14 9 11,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 22 15 18,25 158,275 4735

97 0 ALEYNA YILB R -M 17 22 11,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 27 36 18,00 156,505 4776

98 0 YÜSRA ELMAS -M 13 16 9,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 22 17,50 155,725 4798

99 0 NAZLI AYDEMİR -M 9 14 5,50 1 2 0,50 3 2 2,50 6 7 4,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 24 28 17,00 155,485 4809

100 0 KUŞÇİ GAMZE -M 19 17 14,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 6 -1,50 23 30 15,50 148,178 4974

101 0 ALEYNA SOLMAZ -M 12 15 8,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 5 2,75 21 26 14,50 147,673 4986

102 0 -M 12 24 6,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 22 35 13,25 142,653 5094

103 0 NUR TGY -M 10 12 7,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 19 24 13,00 141,940 5103

104 0 BAVER -M 13 15 9,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 20 27 13,25 141,790 5107

105 0 FERHAT OĞURLU -M 14 20 9,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 32 13,00 141,630 5112

106 0 AHMETCAN SIZMAZ -M 13 20 8,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 23 42 12,50 139,305 5154

107 0 BARIŞ ERDEM -M 14 22 8,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 34 12,50 139,140 5158

108 0 FATMA IŞIK -M 12 17 7,75 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 24 12,00 139,043 5160

109 0 OSMAN ARSLAN -M 13 18 8,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 28 11,00 134,675 5250

110 0 ZEHRA ALTİNTAŞ -M 10 18 5,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 17 31 9,25 128,998 5347

111 0 MUHAMED   5 2 4,50 4 6 2,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 12 18 7,50 125,110 5403
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu TYT 3. DENEME 111 382 656 5829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,02 11,38 19,17 2,85 1,10 2,58 1,39 1,55 1,00 1,88 1,23 1,57 3,84 0,69 3,66 0,01 0,02 0,00 10,88 4,38 9,79 1,43 2,37 0,84 2,03 1,42 1,67 1,43 1,54 1,05 47,76 25,68 41,33 233,670

Okul Ortalaması 21,27 12,30 18,20 2,97 0,98 2,73 1,53 1,64 1,12 1,84 1,39 1,49 3,95 0,75 3,76 0,00 0,00 0,00 5,27 4,14 4,23 0,84 1,86 0,38 1,22 1,20 0,92 0,68 1,09 0,41 39,57 25,35 33,24 204,610
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