
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu BİR NUMARA TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 36 97 1233 8214

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,92 14,23 16,36 1,28 2,33 0,70 1,23 1,77 0,78 1,84 1,38 1,50 2,09 1,53 1,70 0,12 0,39 0,03 4,89 5,80 3,44 0,95 2,38 0,35 2,08 1,39 1,73 1,14 1,26 0,82 35,54 32,46 27,41 184,810

Okul Ortalaması 20,44 13,31 17,12 1,39 2,17 0,85 1,42 1,47 1,05 1,81 1,28 1,49 2,56 1,33 2,22 0,00 0,03 -0,01 2,73 3,97 1,74 0,44 1,32 0,11 1,40 0,88 1,18 0,60 0,68 0,43 32,79 26,44 26,18 181,030

KATILIMLAR

1 0 NURGÜL CAN -M 34 6 32,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 2 4 1,00 3 2 2,50 59 23 53,25 272,178 417

2 0 EVİN KOÇ -M 32 3 31,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 47 5 45,75 245,435 838

3 0 YUSUF BAKIR -M 22 14 18,50 3 1 2,75 3 0 3,00 14 6 12,50 2 3 1,25 4 2 3,50 1 0 1,00 49 26 42,50 240,890 927

4 0 EREN ÇELEBİ -M 30 8 28,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 3 3,25 47 16 43,00 238,450 995

5 0 BÜŞRAÜZGÜN -M 26 12 23,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 6 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 23 39,25 225,753 1351

6 0 HEJA   26 10 23,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 18 36,50 215,920 1710

7 0 HEKİM ARVAS -M 24 9 21,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 40 17 35,75 214,790 1750

8 0 HELİN BYR AM -M 24 8 22,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 38 21 32,75 204,308 2171

9 0 NİSA MEŞE -M 21 12 18,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 7 6,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 38 31 30,25 199,003 2415

10 0 MUHAMMET EROL -M 24 15 20,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 37 25 30,75 197,555 2485

11 0 HELİN METE -M 22 12 19,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 12 1,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 1 3,75 40 36 31,00 197,160 2513

12 0 ZEYNEP KA -M 25 9 22,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 34 19 29,25 192,475 2754

13 0 ESRA ALM   20 17 15,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 34 23 28,25 189,755 2914

14 0 HİCRAN ORAN   22 13 18,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 34 24 28,00 189,083 2949

15 0 YAREN PARLAK -M 21 12 18,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 3 3,25 32 21 26,75 186,788 3073

16 0 SÜVEYDA ÇİFTÇİ -M 23 10 20,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 30 16 26,00 182,715 3346

17 0 ENNER VALENCİA -M 20 15 16,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 9 0,75 2 3 1,25 4 2 3,50 3 3 2,25 34 36 25,00 177,898 3654

18 0 KADİR -M 9 1 8,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 12 2 11,50 23 6 21,50 175,018 3862

19 0 BYZ HR   19 13 15,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 28 19 23,25 173,845 3926

20 0 ES MS -M 21 13 17,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 20 22,00 169,873 4209

21 0 MUHAMMET EREN AĞBAŞ -M 21 12 18,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 27 20 22,00 169,720 4223

22 0 GURBET ERDEM -M 22 17 17,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 0 7 -1,75 30 33 21,75 167,950 4336

23 0 SIRAÇ Ç -M 17 17 12,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 29 32 21,00 165,443 4534

24 0 ZEYNEP -M 19 12 16,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 24 15 20,25 163,923 4640

25 0 ESMA -M 20 14 16,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 26 25 19,75 162,293 4724

26 0 SERVET FB -M 16 18 11,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 26 33 17,75 157,663 5027

27 0 NAZLI H -M 19 15 15,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 26 32 18,00 157,648 5028

28 0 YUSUF KAR -M 18 18 13,50 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 36 18,00 157,035 5056

29 0 CANAN BARAN -M 17 17 12,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 26 31 18,25 156,965 5064
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Genel Ortalama 19,92 14,23 16,36 1,28 2,33 0,70 1,23 1,77 0,78 1,84 1,38 1,50 2,09 1,53 1,70 0,12 0,39 0,03 4,89 5,80 3,44 0,95 2,38 0,35 2,08 1,39 1,73 1,14 1,26 0,82 35,54 32,46 27,41 184,810

Okul Ortalaması 20,44 13,31 17,12 1,39 2,17 0,85 1,42 1,47 1,05 1,81 1,28 1,49 2,56 1,33 2,22 0,00 0,03 -0,01 2,73 3,97 1,74 0,44 1,32 0,11 1,40 0,88 1,18 0,60 0,68 0,43 32,79 26,44 26,18 181,030

KATILIMLAR

30 0 VEDAT ALİM   17 15 13,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 25 31 17,25 153,870 5255

31 0 MERVE DURANLI -M 18 16 14,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 27 16,25 152,583 5348

32 0 SEVDA BAYRAM -M 14 16 10,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 20 24 14,00 144,160 5849

33 0 KÜBRA -M 16 20 11,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 23 37 13,75 143,448 5894

34 0 MEDİNE KARADENİZ -M 12 20 7,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 18 31 10,25 132,203 6442

35 0 NUUR -M 12 17 7,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 14 22 8,50 126,618 6648

36 0 -M 13 23 7,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 16 42 5,50 116,733 6940

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
  -M

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  -M

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

