
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu AYT 1. DENEME 30 121 121 6109

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 16,0 9,7 13,55 11,9 8,7 9,71 13,2 5,8 11,76 13,1 7,9 11,13 54,2 32,0 46,15 202,580 219,050 204,680

Okul Ortalaması 16,3 10,7 13,65 14,7 11,1 11,89 9,0 4,9 7,72 9,4 5,4 8,07 49,4 32,1 41,33 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 DENİZ CAN -M 1 1 0,75 31 5 29,75 25 10 22,50 57 16 53,00

2 0 HEJA   27 7 25,25 23 12 20,00 50 19 45,25

3 0 BÜŞRA -M 25 8 23,00 22 6 20,50 47 14 43,50

4 0 YILDIZ ESMA -M 23 14 19,50 21 17 16,75 1 4 0,00 8 5 6,75 53 40 43,00

5 0 FURKAN -M 21 5 19,75 24 4 23,00 45 9 42,75

6 0 ZEYNEP KARANFİL   27 8 25,00 20 12 17,00 47 20 42,00

7 0 SÜVEYDA ÇİFTÇİ -M 24 1 23,75 18 4 17,00 42 5 40,75

8 0 YAREN PARLAK -M 21 7 19,25 14 12 11,00 6 2 5,50 41 21 35,75

9 0 EREN ÇELEBİ -M 31 7 29,25 6 6 4,50 37 13 33,75

10 0 GURBET E*EM -M 17 18 12,50 22 8 20,00 1 5 -0,25 40 31 32,25

11 0 NİSA MEŞE -M 3 0 3,00 5 1 4,75 14 4 13,00 14 12 11,00 36 17 31,75

12 0 ESR   17 18 12,50 21 14 17,50 0 1 -0,25 38 33 29,75

13 0 MUHAMMET EROL -M 16 11 13,25 17 12 14,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 37 30 29,50

14 0 CANAN BARAN -M 19 11 16,25 14 17 9,75 2 2 1,50 35 30 27,50

15 0 EREN AĞBAŞ -M 19 15 15,25 14 11 11,25 33 26 26,50

16 0 HİCRAN ORAN   16 16 12,00 16 10 13,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 27 26,25

17 0 MEDİNE KARADENİZ -M 15 14 11,50 16 11 13,25 1 1 0,75 32 26 25,50

18 0 BAYRAM SEVDA -M 13 12 10,00 16 13 12,75 29 25 22,75

19 0 HELİN BYR AM -M 17 6 15,50 9 8 7,00 26 14 22,50

20 0 NURGÜL CAN -M 13 10 10,50 13 5 11,75 26 15 22,25

21 0 HELİN METE -M 8 7 6,25 18 11 15,25 26 18 21,50

22 0 BERİVAN H   12 10 9,50 12 5 10,75 24 15 20,25

23 0 KÜBRA -M 11 14 7,50 15 16 11,00 1 3 0,25 1 0 1,00 28 33 19,75

24 0 VEDAT ALİM   20 11 17,25 1 2 0,50 21 13 17,75

25 0 HEKİM AR AS -M 17 18 12,50 7 9 4,75 24 27 17,25

26 0 NUURR -M 11 12 8,00 10 11 7,25 21 23 15,25

27 0 KADİR   0 3 -0,75 10 0 10,00 6 4 5,00 16 7 14,25

28 0 ESMA -M 12 15 8,25 10 17 5,75 22 32 14,00

29 0 HCEAHM   1 3 0,25 8 10 5,50 9 14 5,50 18 27 11,25

30 0 EE -M 11 14 7,50 8 17 3,75 19 31 11,25
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