
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu VONO YAYINLARI TYT 5. DENEME 35 35 35 1022

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,97 10,23 21,42 2,85 1,47 2,49 1,29 1,95 0,81 2,50 1,37 2,16 3,18 1,28 2,86 0,00 0,00 0,00 12,39 3,56 11,50 1,82 2,01 1,32 2,12 1,74 1,68 1,27 1,34 0,93 51,39 24,95 45,17 244,220

Okul Ortalaması 21,97 10,68 19,30 2,29 1,74 1,86 1,35 1,85 0,89 2,35 1,38 2,01 3,09 1,62 2,68 0,00 0,00 0,00 6,04 2,67 5,37 1,25 1,88 0,78 1,69 1,31 1,36 0,44 1,44 0,08 40,47 24,57 34,33 203,030

KATILIMLAR

1 0 NİSA MEŞE -M 31 4 30,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 18 2 17,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 62 14 58,50 294,475 222

2 0 NURGÜ  CAN -M 30 9 27,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 15 2 14,50 3 3 2,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 60 23 54,25 279,685 274

3 0 MURATÇAN KIR -M 21 3 20,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 2 2 1,50 4 1 3,75 56 13 52,75 275,805 293

4 0 HELİNBBAYRAM -M 22 9 19,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 14 3 13,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 48 22 42,50 242,228 424

5 0 HEKİM -M 23 9 20,75 4 0 4,00 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 9 1 8,75 1 0 1,00 45 16 41,00 235,193 459

6 0 YAREN   26 6 24,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 7 2 6,50 43 15 39,25 228,408 489

7 0 SÜVEYDA ÇİFTÇİ -M 30 6 28,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 42 11 39,25 226,808 498

8 0 HEJA   27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 42 19 37,25 219,340 538

9 0 ELİF   25 8 23,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 40 11 37,25 218,423 543

10 0 HLNN -M 22 11 19,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 9 11 6,25 3 4 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 45 38 35,50 215,303 561

11 0 AGİT HAKA N   26 10 23,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 40 15 36,25 215,188 563

12 0 YUSUF KAR -M 26 9 23,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 40 22 34,50 210,958 584

13 0 MUHAMMET -M 23 17 18,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 40 24 34,00 210,443 587

14 0 MERVE DURANLI   21 9 18,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 4 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 39 20 34,00 210,373 588

15 0 HİCRAN ORAN   24 11 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 39 19 34,25 209,860 595

16 0 GURBET ERDEM -M 25 8 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 4 2,00 38 22 32,50 204,295 621

17 0 CANAN BARAN -M 21 12 18,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 37 21 31,75 203,118 632

18 0 HLN KEDİ -M 21 13 17,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 7 7 5,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 39 35 30,25 199,085 653

19 0 E Y   29 9 26,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 11 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 1 4 0,00 40 36 31,00 198,243 658

20 0 YILDIZ   21 16 17,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 8 3 7,25 1 3 0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 39 39 29,25 196,753 667

21 0 BEYZA   22 8 20,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 34 16 30,00 195,020 682

22 0 ŞEHRİBAN TULAY -M 22 14 18,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 7 4 6,00 2 1 1,75 34 22 28,50 193,430 691

23 0 RONAHİ HAKAN -M 22 7 20,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 33 16 29,00 192,078 704

24 0 ZEYNEP MEŞE -M 19 11 16,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 32 18 27,50 187,883 720

25 0 V E D A T   17 13 13,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 31 19 26,25 184,135 730

26 0 EREN AĞBAŞ -M 21 8 19,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 29 13 25,75 181,708 738

27 0 EVO -M 19 11 16,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 23 24,25 177,030 763

28 0 SEVDA -M 16 11 13,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 17 21,75 169,155 802

29 0 KÜBRA -M 17 15 13,25 3 1 2,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 27 26 20,50 166,823 812
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Genel Ortalama 23,97 10,23 21,42 2,85 1,47 2,49 1,29 1,95 0,81 2,50 1,37 2,16 3,18 1,28 2,86 0,00 0,00 0,00 12,39 3,56 11,50 1,82 2,01 1,32 2,12 1,74 1,68 1,27 1,34 0,93 51,39 24,95 45,17 244,220

Okul Ortalaması 21,97 10,68 19,30 2,29 1,74 1,86 1,35 1,85 0,89 2,35 1,38 2,01 3,09 1,62 2,68 0,00 0,00 0,00 6,04 2,67 5,37 1,25 1,88 0,78 1,69 1,31 1,36 0,44 1,44 0,08 40,47 24,57 34,33 203,030

KATILIMLAR

30 0 EE -M 21 14 17,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 26 24 20,00 163,325 826

31 0 NNS -M 19 15 15,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 24 24 18,00 157,018 847

32 0 KADİR   13 1 12,75 2 1 1,75 15 2 14,50 153,195 857

33 0 MEDİNE KARADENİZ -MB 13 16 9,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 25 14,75 146,828 873

34 0 OKAN YAKUT   10 16 6,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 19 24 13,00 141,290 882

35 0 ESMA -M 15 14 11,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 18 29 10,75
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