
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN GEVAŞ Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu TYT 4 Nolu Deneme  ATOM (2021) 28 28 28 1642

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 10,3 22,32 9,3 6,2 7,73 7,7 4,1 6,72 6,3 4,6 5,15 48,2 25,2 41,92 231,160

Okul Ortalaması 24,0 10,8 21,26 8,8 6,2 7,23 4,2 3,2 3,42 6,1 4,7 4,90 43,0 24,9 36,81 205,820

KATILIMLAR

1 0 NURGÜL CAN -MZ 31 7 29,25 10 5 8,75 15 4 14,00 10 8 8,00 66 24 60,00 296,738 1 1 1 1 201

2 0 NİSA MEŞE -M 28 6 26,50 5 6 3,50 10 1 9,75 9 7 7,25 52 20 47,00 252,975 1 2 2 2 514

3 0 İSMAİL KAÇAK -M 24 12 21,00 6 7 4,25 9 1 8,75 11 6 9,50 50 26 43,50 240,825 2 3 3 3 632

4 0 GURBET ERDEM -M 25 13 21,75 15 4 14,00 7 2 6,50 47 19 42,25 238,175 3 4 4 4 670

5 0 MAMİ -M 31 8 29,00 15 5 13,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 47 16 43,00 236,930 4 5 5 5 688

6 0   26 4 25,00 3 4 2,00 7 1 6,75 9 5 7,75 45 14 41,50 233,575 1 6 6 6 722

7 0 YAREN -M 27 9 24,75 10 5 8,75 7 0 7,00 44 14 40,50 232,688 5 7 7 7 729

8 0 HİCRAN ORAN   29 9 26,75 14 5 12,75 0 2 -0,50 43 16 39,00 223,573 2 8 8 8 835

9 0 CANAN BARAN -M 27 7 25,25 12 7 10,25 3 1 2,75 42 15 38,25 223,060 6 9 9 9 842

10 0 HEJA   30 9 27,75 11 8 9,00 1 0 1,00 42 17 37,75 220,350 3 10 10 10 864

11 0 YUSUF KAR -M 26 10 23,50 14 3 13,25 1 3 0,25 1 2 0,50 42 18 37,50 219,200 7 11 11 11 882

12 0 ZEYNEP K   25 9 22,75 13 5 11,75 2 0 2,00 40 14 36,50 215,468 4 12 12 12 927

13 0 E Y   25 13 21,75 6 3 5,25 4 10 1,50 10 9 7,75 45 35 36,25 213,945 5 13 13 13 941

14 0 MERVE   26 9 23,75 5 3 4,25 2 1 1,75 5 5 3,75 38 18 33,50 206,278 6 14 14 14 1041

15 0 KÜBRA -M 26 9 23,75 11 5 9,75 0 2 -0,50 37 16 33,00 204,463 8 15 15 15 1055

16 0 AYŞE -M 22 11 19,25 4 8 2,00 6 14 2,50 9 7 7,25 41 40 31,00 197,918 9 16 16 16 1128

17 0 ALATTİN ÇAKICI -M 22 13 18,75 12 6 10,50 2 3 1,25 36 22 30,50 197,668 10 17 17 17 1130

18 0 BEYZA   26 9 23,75 7 7 5,25 33 16 29,00 191,903 7 18 18 18 1188

19 0 EREN AĞBAŞ -M 25 10 22,50 7 8 5,00 32 18 27,50 187,150 11 19 19 19 1235

20 0 JJ -M 25 11 22,25 6 8 4,00 31 19 26,25 183,150 12 20 20 20 1274

21 0 YILDIZ ESMA   17 15 13,25 8 12 5,00 4 11 1,25 9 8 7,00 38 46 26,50 183,143 8 21 21 21 1275

22 0 VEDAT -M 22 12 19,00 8 12 5,00 1 0 1,00 31 24 25,00 179,860 13 22 22 22 1304

23 0 ŞEHRİBAN -M 24 13 20,75 3 3 2,25 3 3 2,25 30 19 25,25 179,385 14 23 23 23 1309

24 0 SEVDA   20 8 18,00 8 6 6,50 28 14 24,50 177,745 9 24 24 24 1322

25 0 ZEYNEP MEŞE -M 18 14 14,50 9 9 6,75 1 0 1,00 28 23 22,25 170,418 15 25 25 25 1389

26 0 ENS -M 16 17 11,75 9 5 7,75 25 22 19,50 162,008 16 26 26 26 1435

27 0 MEDİNE KARADENİZ -M 14 16 10,00 8 5 6,75 22 21 16,75 153,268 17 27 27 27 1474

28 0 ESMA -M 14 20 9,00 7 10 4,50 0 2 -0,50 21 32 13,00 141,000 18 28 28 28 1535
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